From: Niels Ulrik Reinwald nielsulrikreinwald@gmail.com
Subject: Sag FS N04-6654/2020
Date: 15 September 2020 at 11.46
To: Rikke H. Lauridsen rhla@sonfor.dk, civil.son@domstol.dk

Sag FS N04-6654/2020
"Rikke H. Lauridsen" <rhla@sonfor.dk>,
civil.son@domstol.dk

Til sagen:

Jeg har idag taget telefonisk kontakt til Sonderborg Forsyning til Rikke H. Lauridsen. Til Rikke H. Lauridsen repraesenterende
Sonderborg Forsyning har jeg naevnt, at jeg i nedenstaaende indsigelse skriver: "At jeg i alle tilfaelde anmoder venligst om, at
betaling sker med afdrag over en fastsat periode.”. Hertil svarede Rikke H. Lauridsen telefonisk, at dette ville Sonderborg
Forsyning ikke accepterer og at sagen er anlagt og fortsaetter. Da Sonderborg Forsyning ikke oensker afbetalingsordning,
som naevnt, over fx. nogle maaneder, anser jeg sagen som, at Sonderborg Forsyning ikke vil forlige sagen og derved
forstaar jeg, at mine klager over systemer i Danmark bla. sygehusvasenet nu udloeser en raekke repressalier mod min
person.

Rikke H. Lauridsen repraesenterende Sonderborg Forsyning har meddelt mig, at Sonderborg Forsyning blot foelger de offentlige
kommunale fastsatte gebyrer og takster. Derved er denne sag en repressalie rettet mod min person af staten Danmark. Jeg har
tidlige jovielt skrevet til Sonderborg Forsyning og kommunen vedr. differencierede takster specielt naar man, som tilfaeldet er i
denne sag, er i udlandet og hustanden ikke anvender affaldsordningen. Jeg har ligeledes jovielt forsoegt at afklare affald som en
vare som borgeren foerst betaler naar en vare koebes (emballage) dernaest betaler for bortskaffelse af affald og dernaest igen
betaler naar genbrugsaffald bliver anvendt til nye produkter som kunden saa koeber saaledes betaler borgren minium for affaldet
i tre led. Da Sonderborg Forsyning affald er en vare, saa burde Sonderborg Forsyning betale borgeren for denne vare. Men dette
er et synspunkt der er meget langt fra sund fornuft og afvises naturligvis.

Hvorom er; Jeg har rettet klager til bl.a Sonderborg Forsyning, det danske sundhedssystem, Ankenaevnet pa Energiomradet, DR
licens, Teleankenaevnet etc. etc. Alle sager afvist paa stribe.

Jeg antager derfor, "At jeg i alle tilfaelde anmoder venligst om, at betaling sker med afdrag over en fastsat periode.”
hermed ikke er accepteret.

Jeg anmoder om, at retten henvender sig til Rikke H. Lauridsen tel 8843 5317. Jeg anmoder venligst retten om at notere, at
Sonderborg Forsyning ikke oensker en afdragsordning af det omtalte beloeb.

Niels Ulrik Reinwald

On 11 Sep 2020, at 15.13, Niels Ulrik Reinwald <nielsulrikreinwald @gmail.com> wrote:

Til Fogedretten Soenderborg, foged.son@domstol.dk,

Jeg sender hermed nedenstaaende da jeg har faaet besked fra Soenderborg forsyning [SONFOR] om, at SONFOR meddeler,
at sagen er hos Fogedretten.

Ligeledes fremsendes denne email som ‘indsigelsesblanket’ med nedenstaaende begrundelse samt Dato 2020 Sep 11.
Indsendt af Niels Ulrik Reinwald. Kontaktoplysninger: tIf. +45 50 18 86 69. Email nielsulrikreinwald@gmail.com.

Niels Ulrik Reinwald

foged.son@domstol.dk
sonderborg@domstol.dk

info @sonfor.dk

Deres sag kendt som FS N04-6654/2020
Sag vedhaeftet som fremsendt af Dem.

Soenderborg forsyning [SONFOR] har indgivet sag til domstol i Soenderborg.

Efter Deres henvendelse har foerst soegt hurtigt igennem min email for at finde omtalte fakturanumre og fandt numre der er
relateret til et telefonnummer til Region Syd (rsyd.dk) (73244) og et nummer indeholdt i et fakturanummer til SEAS NVE
(38513) (se evt. vedhaeftet grafik). Derfor antog jeg forkert, at omtalte fakturaer ikke var givet da jeg har kommunikeret via
email med SONFOR om betaling i alle perioder omtalt hvorfor omtalte fakturanumre antageligt skulle findes i min email.
Efterfoelgende har jeg to fysiske fakturaer, som vil fremgaa af nedenstaaende.
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Ikke modtaget fakturaer

Faktura 01.04.2019 nummer 2019-38513 kr. 2.328,55 har jeg ikke set.

Faktura 17.04.2019 nummer 2019-41083 rykker kr. 100,- har jeg ikke set.
Faktura 20.06.2019 nummer 2019-47769 rykker kr. 200,- har jeg ikke set.
Faktura 11.10.2019 nummer 2019-90327 rykker kr. 100, har jeg ikke set.

Modtagne faturaer

e Faktura 09.09.2019 nummer 2019-73244 perisodem 01.07.2019 - 31.12.2019 hvorpaa der er reference til samme
fakuranummer men dato 01.10.2019 kr. 1.895,51 er set og modtaget efter rejse seks maaneder til Thailand. Faktura
set og modtaget Januar 2020.

e Faktura 01.04.2020 nummer 2020-5774 for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020 kr. 2.657,82 er set og modtaget i marts
2020.

Generelle oplysninger

e 2018: Jeg rejser jeg til Thailand paa ferie i seks maaneder sep-2018 til jan-2019 hvor jeg betaler gebyr (175,-) for
fritagelse frem til januar 2019. (besparelsen var minimal ca. kr. 350,- for ca. seks maaneder)

e 2018: | Thailand bliver jeg akut syg og indlagt ca. een maaned med foelgende operation seks timer til adskillige
tusind kroner betalt af egen lomme. Dette medfoerte store oekonomiske vanskeligheder hvorfor alle NETS (PBS)
betalinger blev stoppet og jeg betalte manuelt hvorfor ordinaere regninger blev betalt sporadisk.

e 12019 er jeg ligeledes paa langtidsferie fra september 2019 til Januar 2020 hvorfor affaldsordningen ikke er anvendt i
perioden 14.09.2019 til 31.12.2019.

e | perioden 01.01.2010 til 30.06-2020 er affaldsbeholder toemt kun een enkelt gang da husholdningen ikke har megen
affald.

Andre tildels vedkomne oplysninger

e Jeg har forespurgt via email til SONFOR om affald kunne differentieres for husstande der har meget lidt eller lidt
affald. Dette kan SONFOR ikke og kommunen har bestemt gebyrerne og de kan ikke fraviges, er jeg meddelt.

e Jeg er af den mening, at anvendes affaldsordningen ikke ved fx. langtidsferier, saa boer kunden kunne saette
ordningen i bero i den periode ordningen ikke anvendes (fx som den geniale ordning man har i Sverige hvor man kan
afstille og paastille sin bil naar bil ikke anvendes hvor baade fordons-skatt og fordons-forsikring automatisk bliver
stoppet op ivarkssat igen naar fordon paastilles).

e Jeg har modtaget regninger fra firmaer i Danmark hvor jeg ikke har anvendt disse firmaers service og/eller produkt.
Jeg vil ikke her naevne hvilke sager men kan gerne oplyse alle detaljer skulle De anmode om det.

Derfor;

Da Faktura 09.09.2019 nummer 2019-73244 perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 kr. 1.895,51 daekker en periode hvor jeg fra
2018 September til 2019 Januar er paa langtidsferie og derfor kun reelt har anvendt affaldsordning 2019, Juli, August og
halvdelen af september, saa vil jeg gerne betale for de to og en halv maaned med kr. 789,79 (2019 Juli, Aug, halvdel af Sep).
Da Faktura 01.04.2020 nummer 2020-5774 for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020 kr. 2.657,82 er set og modtaget i marts
2020, saa vil jeg gerne betale med kulance halvdelen af kr. 2.657,82 da SONFOR kun har toemt affaldsbeholder een gang
siden 2020.01.01 med kr. 1328,91. (spildevand er del af den service der betales for med de anmeldte m3 for perioden).

Jeg beder om forstaaelse i denne sag da personlige forhold er gaeldende udover det normale med bla. meget bekostelig
operation i slutningen af 2018 samt at husholdningen reelt set ikke har haft megen affald i perioderne med kun een toemning i
perioden 2010.01.01 til 2010.06.30 af sorte beholdere.

At jeg i alle tilfaelde anmoder venligst om, at betaling sker med afdrag over en fastsat periode.

Jeg har haft korrespondance med hhv. SONFOR og kommunen om differencieret gebyr hvis kunden anvender
affaldsordningen meget lidt eller slet ikke i perioder; dette er meddelt mig ikke muligt at differentiere,

Jeg ser frem til Deres vurdering af denne nok simple sag men sag med stor effekt.

Niels Ulrik Reinwald
Skolebakken 22, 6430 Nordborg

On 11 Sep 2020, at 09.17, Rikke H. Lauridsen <rhla@sonfor.dk> wrote:

Hej Niels Ulrik Reinwald

Tak for din mail.



mailto:rhla@sonfor.dk

Jeg skal oplyse dig om, at vi har sendt betalingspakravet til fogedretten, sa du skal
sende din mail som en indsigelse til vores betalingskrav direkte til fogedretten, via
den indsigelsesblanket som du har vedhaeftet.

Sagen vil efterfalgende overga til Civilretten som vil behandle din indsigelse.
Civilretten vil efterfolgende tage kontakt til os, om din indsigelse og bede om et
svarskrift til din indsigelse.

Med venlig hilsen

Rikke Hgj Lauridsen
@konomi / Administration

TLUf: 8843 5300 | Direkte: 8843 5317
Senderborg Forsyning | www.sonfor.dk

Fra: Niels Ulrik Reinwald <nielsulrikreinwald @gmail.com>

Sendt: 10. september 2020 12:24

Til: sonderborg@domstol.dk; Info - Senderborg Forsyningsservice A/S
<info@sonfor.dk>

Emne: Sag FS N04-6654/2020

sonderborg@domstol.dk

info@sonfor.dk

Deres sag kendt som FS N04-6654/2020
Sag vedhaeftet som fremsendt af Dem.

Soenderborg forsyning [SONFOR] har indgivet sag til domstol i Soenderborg.

Efter Deres henvendelse har foerst soegt hurtigt igennem min email for at finde
omtalte fakturanumre og fandt numre der er relateret til et telefonnummer til Region
Syd (rsyd.dk) (73244) og et nummer indeholdt i et fakturanummer til SEAS NVE
(38513) (se evt. vedhaeftet grafik). Derfor antog jeg forkert, at omtalte fakturaer ikke
var givet da jeg har kommunikeret via email med SONFOR om betaling i alle
perioder omtalt hvorfor omtalte fakturanumre antageligt skulle findes i min email.
Efterfoelgende har jeg to fysiske fakturaer, som vil fremgaa af nedenstaaende.

Ikke modtaget fakturaer

Faktura 01.04.2019 nummer 2019-38513 kr. 2.328,55 har jeg ikke set.
Faktura 17.04.2019 nummer 2019-41083 rykker kr. 100,- har jeg ikke set.
Faktura 20.06.2019 nummer 2019-47769 rykker kr. 200,- har jeg ikke set.
Faktura 11.10.2019 nummer 2019-90327 rykker kr. 100, har jeg ikke set.
Modtagne faturaer

e Faktura 09.09.2019 nummer 2019-73244 perisodem 01.07.2019 -
31.12.2019 hvorpaa der er reference til samme fakuranummer men dato
01.10.2019 kr. 1.895,51 er set og modtaget efter rejse seks maaneder til
Thailand. Faktura set og modtaget Januar 2020.

e Faktura 01.04.2020 nummer 2020-5774 for perioden 01.01.2020 -
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30.06.2020 kr. 2.657,82 er set og modtaget i marts 2020.
Generelle oplysninger

e 2018: Jeg rejser jeg til Thailand paa ferie i seks maaneder sep-2018 til jan-
2019 hvor jeg betaler gebyr (175,-) for fritagelse frem til januar 2019.
(besparelsen var minimal ca. kr. 350,- for ca. seks maaneder)

e 2018: | Thailand bliver jeg akut syg og indlagt ca. een maaned med
foelgende operation seks timer til adskillige tusind kroner betalt af egen
lomme. Dette medfoerte store oekonomiske vanskeligheder hvorfor alle
NETS (PBS) betalinger blev stoppet og jeg betalte manuelt hvorfor ordinaere
regninger blev betalt sporadisk.

e | 2019 er jeg ligeledes paa langtidsferie fra september 2019 til Januar 2020
hvorfor affaldsordningen ikke er anvendt i perioden 14.09.2019 til
31.12.2019.

e | perioden 01.01.2010 til 30.06-2020 er affaldsbeholder toemt kun een enkelt
gang da husholdningen ikke har megen affald.

Andre tildels vedkomne oplysninger

e Jeg har forespurgt via email til SONFOR om affald kunne differentieres for
husstande der har meget lidt eller lidt affald. Dette kan SONFOR ikke og
kommunen har bestemt gebyrerne og de kan ikke fraviges, er jeg meddelt.

e Jeg er af den mening, at anvendes affaldsordningen ikke ved fx.
langtidsferier, saa boer kunden kunne saette ordningen i bero i den periode
ordningen ikke anvendes (fx som den geniale ordning man har i Sverige hvor
man kan afstille og paastille sin bil naar bil ikke anvendes hvor baade
fordons-skatt og fordons-forsikring automatisk bliver stoppet op ivarkssat
igen naar fordon paastilles).

e Jeg har modtaget regninger fra firmaer i Danmark hvor jeg ikke har anvendt
disse firmaers service og/eller produkt. Jeg vil ikke her naevne hvilke sager
men kan gerne oplyse alle detaljer skulle De anmode om det.

Derfor;

Da Faktura 09.09.2019 nummer 2019-73244 perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 kr.
1.895,51 daekker en periode hvor jeg fra 2018 September til 2019 Januar er paa
langtidsferie og derfor kun reelt har anvendt affaldsordning 2019, Juli, August og
halvdelen af september, saa vil jeg gerne betale for de to og en halv maaned med
kr. 789,79 (2019 Juli, Aug, halvdel af Sep).

Da Faktura 01.04.2020 nummer 2020-5774 for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020
kr. 2.657,82 er set og modtaget i marts 2020, saa vil jeg gerne betale med kulance
halvdelen af kr. 2.657,82 da SONFOR kun har toemt affaldsbeholder een gang
siden 2020.01.01 med kr. 1328,91. (spildevand er del af den service der betales
for med de anmeldte m3 for perioden).

Jeg beder om forstaaelse i denne sag da personlige forhold er gaeldende udover
det normale med bla. meget bekostelig operation i slutningen af 2018 samt at
husholdningen reelt set ikke har haft megen affald i perioderne med kun een
toemning i perioden 2010.01.01 til 2010.06.30 af sorte beholdere.



At jeg i alle tilfaelde anmoder venligst om, at betaling sker med afdrag over en
fastsat periode.

Jeg har haft korrespondance med hhv. SONFOR og kommunen om differencieret
gebyr hvis kunden anvender affaldsordningen meget lidt eller slet ikke i perioder;
dette er meddelt mig ikke muligt at differentiere,

Jeg ser frem til Deres vurdering af denne nok simple sag men sag med stor effekt.

Niels Ulrik Reinwald
Skolebakken 22, 6430 Nordborg



